Prefeitura Municipal de B
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Educacgdo e Formacac

Memorando Gabinete N° 286/2024 Bag§

De: Secretaria Municipal de Educaggo e Formagéo Profissional
Para: SEFIR - Fazenda

Assunto: Ordem cronolégica de pagamento

Senhor Secretario,

De acordo com o inciso V do §1° do artigo n° 141 da Lei Fg
que estabelece as situagdes em que a ordem cronoldgica para pagamentos
ser alterada, justificamos a necessidade de quebra de ordem cronologica |
Porto Alegre — RS a Brasilia — DF (21/05 as 17h15) e Brasilia — DF a Por
8h55) para as servidoras: Renata Abascal e Guiomar Perez, para participar
Internacional de Defesa dos Animais.

A presente justificativa fundamenta-se na necessidade de
empenho n° 4672/2024, valores devidos a empresa ANTONIO LUI
72.407.216/0001-87, fora da ordem cronolégica, considerando que se refere
de aquisigédo de passagens aéreas de Porto Alegre — RS a Brasilia — DF (21
DF a Porto Alegre — RS (25/04 as 8h55) para as servidoras: Renata Abasc
participar de Seminario Nacional e Internacional de Defesa dos Animais.

A decisdo de alterar a ordem cronoldgica considerou
descontinuidade da prestagéo do referido servigo publico. Conforme ex
comunicagdo dessa justificativa devera ser encaminhada ao 6rgio
administragdo municipal e ao tribunal de contas do Estado do Rio Grd
publicado no sitio da prefeitura de Bagé.

Assim, solicitamos que o pagamento referente a aquisigio
Porto Alegre — RS a Brasilia — DF (21/05 as 17h15) e Brasilia — DF a Port
8h55) para as servidoras: Renata Abascal € Guiomar Perez, para participar
Internacional de Defesa dos Animais, seja efetuado de forma prioritaria, ¢
disposi¢des legais vigentes, a fim de garantir a continuidade e a regularidad|

Ressaltamos que a alterag@o da ordem cronoldgica atende a y
e de extrema relevancia, devidamente justificada e comunicada aos 6rgéos
interesse publico e a continuidade dos servigos essenciais prestados por esta

Atenciosamente n

O Guilhano da Rosa Soares
@ ¢ Form. Profissional SMED
)
Prof. Me. Omar Guithano da Rosa Soares
Secretario Municipal de Educagio e Formagéo Profissi
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Rua Caetano Gongalves, 1151 NOTA DE EMPENHO N* 004672

53.32405150 DATA DE EMISSAO : 19/04/2024
cuvidoria@bage.rs.gov.br TIPO : ORDINARIO
88.073.291/0001-99
. “ A Dados do Credor.
619&0 : 08 - SEC MUNIC.DA EDUCACAO E FORMAGAO PROFISSIONAL W redor 678 CNPJ: 72.407 216/0001-87
Unidade : 01 - ADMINISTRATIVO - SMED .
) Nome S ANTONIO LIHZ CEOLIN
Fungdo : 12-EDUCACAO Endereco  : GAL OSORIO| AV, 1052
Subfungéo : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Municipio : BAGA%.-RS |CEP : 96400000
Programa : 0001 - GESTAO MODERNA E TRANSPARENTE Telefone 3242 -8171 Fax :3242-8817
Proj/Ativ  : 2155 - MANUT E GESTAO ADMINIST DAS ATIV SMED Banco/Ag./Conta : 041/0120-68/061849510-1
Rubrica - 3.3.3.9.0.33.00.00.00 PROCESSO DE COMPRA N°0P0000  SEQ. DO EMPENHO N* 563108
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO i
Recurso © 1500 - MDE {1001 - Identificacio das AUTORIZACAC N* 505144 PROC. ADMIN (P.A} . 565692004
el (ﬁ‘iﬁsaﬁ do MDE Valor Orgado 17800100 Saldo Anterior 17.800.00
Licitacao - Modalidade: NENHUM
Caracteristica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA Valor Empenhato 8.021,78 Saldo Atwal 8.778 20
Emissor : GLAUCE LISIANE NOBLE BRUXEL
QUANT MATERIAL OU SERVICO VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
200 | PASSAGENS E DESPESA DE LOCOMOGAD - AEREA ) 4.010.89 8.021,7
{PASSAGENS AEREAS DE PORTO ALEGRE/RS A BRASILIADF (21/05 AS 17:15H) E BRASILIA/DF A PORTO
ALEGRE/RS (25/04 AS 08:55H) PARA AS SERVIDORAS: RENATA ABASCAL E GUIOMAR PEREZ | P/ PARTICIPAR DE
SEMINARIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE DEFESA DOS ANIMAIS.) - (Unidade: UNIDADE)
RESUMO : PASSAGENS AEREAS DE PORTO ALEGRERS A BRASILIAVDF (21/05 AS 17:15H) £ BRASILIADF A PORTO
ALEGRE/RS (25/04 AS 08:55H) PARA AS SERVIDORAS: RENATA ABASCAL E GUIOMAR PEREZ , P/ PARTICIPAR DE
SEMINARIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE DEFESA DOS ANIMAIS.
DESTING PROTOC 56569/2024 TOTAL 802178
CONTADORIA GERAL PAGUE-SE
RATIFICAGAD DA ORDENACAC DE DESPESA
CONFORME ART. 10 DO DECRETO Nv 227,
DE 23 DE AGOSTO DE 2021t
CONTABILIDADE - CONFERIDO ORDENADOR DE DESPESA

RECIBO
RECEBIEMOS) DO MUNICIPIO DE BAGE, A IMPORTANCIA ABAIXO ESPECIFICADA, HEFERENTE A
{ JPARTE DO VALOR EMPENHADO { )} SALDO/TOTAL EMPENHADO
RS R$
EM / =, RO e EM i
CREDOR

CREDOR




SerproMail

https://webmail.bage.rs.goy.br/h/printmessage?id=C:54043&tz=A.

SerproMail betania.priebe@bage.rs.gov.br

Re: Reembolso das passagens

Assunto : Re: Reembolso das passagens

De : Betania Fischoeder Priebe qui., 16 de mai. de 2024 09:56

<betania.priebe@bage.rs.gov.br>

Para : Ceolin Cambio e Turismo
<ceolin.turismo@hotmail.com>

Bom dia! Comunico a conta para reembolso das passagens aéreas. AG 0120 CC

04.055380.0-1.

Atenciosamente
Betania F. Priebe - Contadora

De: "Ceolin Cambio e Turismo" <ceolin.turismo@hotmail.com>

Para: "Betania Fischoeder Priebe" <betania.priebe@bage.rs.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 16 de maio de 2024 9:45:43
Assunto: Reembolso das passagens

BOM DIA
BETANIA!

CONFORME DIALAGO VIA FONE, SEGUE ABAIXO PROCEDIMENTO PARA
PASSAGENS AEREAS.

PASSAGENS AEREAS PORTO ALEGRE - BRASILIA - PORTO ALEGRE
EM NOME DE :Sras GUIOMAR MARIA COLARES PEREZ
RENATA OYARABEL ABASCAL

O REEMBOLSO DAS

AS MESMAS CACELARAM A VIAGEM , DEVIDO NAO CONCORADAR COM DS VOOS OFERCIDO

, ASSIM SOLICITANDO
O REEMBOLSO DAS PASSAGENS AEREAS.

OBS : O REEMBOLSO SERA SOLICITADO APOS O PAGAMENTO DO EMPEI
VALOR DE RS 8.021,78.

PRAZO PARA O REEMBOLSO JA COM AS REGRA DE CANCELAMENT(
60 A 90 DIAS A CONTAR DO DIA DA SOLICTACAO.

ATENCIOSAMENTE
ROBERTO ALMEIDA
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